Processo n° 0007177-41.2018.8.26.0048 - Exequente: Sociedade Civil Guarulhense de Ensino Ltda - Executado: Dirceu Aparecido Arantes

Valores atualizados até 30/05/2023

Indexador utilizado: TJ/SP: Débitos Judiciais

Correcdo Monetaria

Atualizagdo
31/03/2022 R$ 15.160,79 : 86,229189 x 92,013639 R$ 16.177,81
Honorarios (10,00%) R$ 1.617,78
Subtotal R$ 17.795,59
Resumo
Valores Custas Total
Valores atualizados 16.177,81 0,00 16.177,81
Honorarios 1.617,78 0,00 1.617,78
TOTAL 17.795,59 0,00 17.795,59
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VclLeiloes2 - Frazao Leiloes

De: lara@crhradvogados.com.br

Enviado em: terca-feira, 30 de maio de 2023 16:55

Para: ‘VcLeildes?2 - Frazao Leildes'

Cc: vcleiloes@frazaoleiloes.com.br; vcleiloes3@frazaoleiloes.com.br;
lvieira@frazaoleiloes.com.br

Assunto: RES: Solicitacdo de débitos - Processo n® 0007177-41.2018.8.26.0048

Anexos: Atualizagao.pdf

Prezado, Marciel. Boa tarde.

Segue atualiza¢do dos débitos referentes ao processo n? 0007177-41.2018.8.26.0048.

Valor atualizado
RS 17.795,59 (dezessete mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Menos o valor do MLE de folhas 139
RS 1.280,36 (mil duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos)

TOTAL
RS 16.515,23 (dezesseis mil quinhentos e quinze reais e vinte e trés centavos)

Qualquer duvida estarei a disposicao.

Atenciosamente,

Lara B Antunes
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De: lara@crhradvogados.com.br [mailto:lara@crhradvogados.com.br]

Enviada em: terga-feira, 23 de maio de 2023 10:53

Para: 'VcLeildes2 - Frazdo Leildes' <vcleiloes2 @frazaoleiloes.com.br>

Cc: vcleiloes@frazaoleiloes.com.br; vcleiloes3@frazaoleiloes.com.br; lvieira@frazaoleiloes.com.br
Assunto: RES: Solicitacdo de débitos - Processo n2 0007177-41.2018.8.26.0048

Prezado Marciel, bom dia

Nos tivemos um problema no nosso sistema e estamos retornando hoje, vou realizar o calculo e envio através do e-
mail.

Novamente peco desculpa pela demora.

Atenciosamente,



Lara B Antunes
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De: VcLeildes2 - Frazao Leildes [mailto:vcleiloes2 @frazaoleiloes.com.br]

Enviada em: terga-feira, 16 de maio de 2023 16:32

Para: lara@crhradvogados.com.br

Cc: vcleiloes@frazaoleiloes.com.br; vcleiloes3@frazaoleiloes.com.br; lvieira@frazaoleiloes.com.br
Assunto: ENC: Solicitagdo de débitos - Processo n2 0007177-41.2018.8.26.0048

Prezada, alguma informacéao sobre a planilha de débitos atualizada desse processo?
Desde ja agradeco e fico no aguardo!

Atenciosamente.,

Marciel Caires
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FRAZ AO Juridico
vcleiloes2@frazaoleiloes.com.br
www.Frazaoleiloes.com.br

Tel.: 55 11 3550-4066 —ramal: 1001
Rua Hipddromo, 1141, sala 66 (6° andar) - Centro Empresarial Santa Teresa,
Mooca, SGo Paulo/SP, Cep 03164-140

De: VclLeildes2 - Frazao Leildes <vcleiloes2 @frazaoleiloes.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2023 16:16

Para: 'lara@crhradvogados.com.br' <lara@crhradvogados.com.br>

Cc: 'lvieira@frazaoleiloes.com.br' <lvieira@frazaoleiloes.com.br>; 'vcleiloes@frazaoleiloes.com.br'

<vcleiloes@frazaoleiloes.com.br>; 'vcleiloes3@frazaoleiloes.com.br' <vcleiloes3@frazaoleiloes.com.br>

Assunto: Solicitacdo de débitos - Processo n2 0007177-41.2018.8.26.0048

Prezada,
Boa tarde.

Solicito, gentilmente, a planilha de débito atualizada referente ao processo n2 0007177-41.2018.8.26.0048 em
tramite na 32 Vara Civel da Comarca de Atibaia/SP, para inclusdo no edital de leildo e conhecimento de interessados.

Desde ja agradeco.
Atenciosamente,

Marciel Caires
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Rua Hipddromo, 1141, sala 66 (6° andar) - Centro Empresarial Santa Teresa,
Mooca, SGo Paulo/SP, Cep 03164-140
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